alyne.lolli@pmsaposse.sp.gov.br

De: Thiago Cardonia <tcardonia@gmail.com>

Enviado em: segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020 14:35

Para: Alyne Lolli; italo.patricio@faciltecnologia.com.br

Assunto: Re: Esclarecimentos- CHAMAMENTO PUBLICO N°. 002/2019

Caro Licitante,

Em esclarecimento, seguem respostas:

- Quais as folhas(PM, Saude, Prev, etc) incluidas nessa proposta?

Resposta: Conforme informado pela drea solicitante (Recursos Humanos da Divisdo Administrativa desta
Municipalidade, e nos termos do Anexo | (Termo de Referéncia), a quantidade de servico a ser contratado é "um
sistema consignado que centralize as informacdes dos mais de 900 (novecentos) servidores da Prefeitura de Santo
Antbnio de Posse".

- Possuem algum decreto referente a consignagdes? Se sim, poderia encaminhar?
Resposta: Ndo ha decreto, tampouco legislagdo Municipal sobre tais servigos.

- Qual o Banco detentor da folha de pagamento?

Resposta: O Banco detentor da folha de pagamento atual é o Banco Bradesco, entretanto, ha que se esclarecer que
o objeto aqui tratada diz respeito a automatizacao dos dados das consignagdes realizadas pelos servidores (que
podera ocorrer em qualquer instituicdo financeira), em outras palavras, o servidor continuard tendo a liberdade de
escolha sobre a instituicdo financeira que desejar realizar consignado, entretanto, tais dados de consignacdo serao
encaminhados a entidade conveniada.

- Quais as consignatarias(Bancos, Pl. de Saude, Odontolégico, etc) credenciadas atualmente para operar com
descontos consignados?

Resposta: Conforme informado pela Unidade de Recursos Humanos, atualmente o servidor desta Municipalidade de
Santo Ant6nio de Posse possui livre escolha nas entidades/instituicdes que pretende consignar seu salério, oportuno
esclarecer que o objeto do Chamamento envolve a necessidade de aperfeicoamento do processo de desconto
consignavel, torna-se imperioso a contratacdo, por parte do Municipio, de empresa que ofereca Sistema
informatizado de gerenciamento de margem e desconto consignavel, que atenda na sua totalidade os requisitos de
seguranca da informacao e das operacdes realizadas pelos envolvidos.

- Existe alguma pendéncia de repasse para com as consignatdrias atualmente credenciadas?

Resposta: Considerando que o empréstimo consignado é de livre escolha/op¢do do servidor, NAO hd pendéncia
desta Municipalidade para qualquer instituicdo financeira, entretanto, vale informar que tal Chamamento Publico
visa atender as manifestacdes do Tribunal de Contas Estadual de Sao Paulo, o qual solicita, rotineiramente,
relatérios sobre os empréstimos consignados.

- Qual a quantidade média de linhas/contratos descontadas em folha por més? Dessas, quantas sdo passiveis de
cobranga?

Resposta: Conforme esclarecido pela Divisdao de Recursos Humanos, o presente chamamento publico visa o
aperfeicoamento do processo de desconto consignavel, torna-se imperioso a contratacdo, por parte do Municipio,
de empresa que oferega Sistema informatizado de gerenciamento de margem e desconto consigndvel, que atenda
na sua totalidade os requisitos de seguranga da informacgao e das operagdes realizadas pelos envolvidos; o qual
permitira maior transparéncia e eficiéncia desta administra¢do, posto que eliminara ou minimizara possiveis
distor¢des de procedimentos manuais. Nesse sentido, ndo ha quantidade de linhas processdveis atualmente,
cabendo ao interessado estimar a utilizagcdo dos servigos para 900 (novecentos) servidores, nos termos do Anexo |
(Termo de Referéncia) do Edital.

- Qual Nome do sistema responsavel pelo fechamento de folha?



Resposta: Nos termos do Item 1.5 do Anexo | (Termo de Referéncia), trata-se do sistema "Fiorilli S/C Ltda", sistema
atualmente utilizado pela Divisdao de Recursos Humanos para a Gestdo da Folha de Pagamento OU qualquer outro
gue venha a substitui-lo.

Att.
Thiago G. Cardonia
Equipe de Apoio

Em seg., 10 de fev. de 2020 as 12:11, <alyne.lolli@pmsaposse.sp.gov.br> escreveu:

Alyne Lolli Troleze
Superintendente de Suprimentos
+55 10 3805-0000
+55 16 38956-9021
alyne.lollii@pmsaposse.sp.gov.br

De: italo Figueirédo Patricio <italo.patricio@faciltecnologia.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020 11:42

Para: Alyne Lolli <alyne.lolli@pmsaposse.sp.gov.br>

Assunto: Esclarecimentos- CHAMAMENTO PUBLICO N2. 002/2019

Prezada Alyne,

- Quais as folhas(PM, Saude, Prev, etc) incluidas nessa proposta?

- Possuem algum decreto referente a consignagées? Se sim, poderia encaminhar?

- Qual o Banco detentor da folha de pagamento?

- Quais as consignatarias(Bancos, Pl. de Saude, Odontolégico, etc) credenciadas atualmente para operar com
descontos consignados?

- Existe alguma pendéncia de repasse para com as consignatdrias atualmente credenciadas?

- Qual a quantidade média de linhas/contratos descontadas em folha por més? Dessas, quantas sdo passiveis de
cobranga?

- Qual Nome do sistema responsavel pelo fechamento de folha?

Atenciosamente,



italo Patricio
Consultor Comercial
(83) 2106-5640
(83) 98188-7934

www.facilsolucoes.com.br
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