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Iicitacao@pmsansse.se.gov.br ,

De: Thiaggo Cardonia <tcardonia@gmail.com>
Enviado em: sexta feira, 11 de junho de 2021 10:39
Para: Lic tacao jiexpresso19@gmail.com

Assunto: Re: !ESC LARECIMENTOS EDITAL

Caro Licitante,

Bom dia.

Preliminarmente, agradeco aos questionamentos efetuados, serdo de grande valia para a participagdo de todas as
empresas interessadas em fornecer o referido servico.

Em esclarecimento ao V. questionamento,temas a informar que a quilometragem estabelecida em Edital,
aspecialmente Termo de Referéncia (anexo 1), é a de que os 120 quilémetros, em verdade é a quilometragem
mdaxima estimada a ser paga pela admlmstrggao publica, e nos seguintes termos:

A empresa contratada terd pontos de embarque e desembarque (relacionados abaixo),

totalizando até 120km| {cento e vinte quildmetros) por dia, assim totaliza o montante de
2.800km (dois mil e oitofcentos quildmetros) por més, pelo periodo de 6 (seis) meses totalizandp
17.280km (dezessete ‘ iil, duzentos e oitenta quildmetros).(destaguei)

Nesse sentido, considerando todo o Edjtal e Termo de Referéncia, esclarecemos:

1. O valor a ser pago para a Ilcltant‘e vencedora sera fixo, independentemente se tiver rodado os
120 km diarios?

RESPOSTA: O valor a ser pago néo sera fixo, conforme proposta comercial (ANEXO |Il) a ser
apresentada, o valor a ser pago serd pof quildmetro rodado, o qual ndo podera ultrapassar o limite de 120
quildmetros/dia (e 2.800 km/més). T

2. Ovalor a ser pago para a |ICItantL vencedora serd computado mensalmente, mediante analise
da quilometragem percorrida e aferlda pela municipalidade?

RESPOSTA: Exatamente, o valor a ser pago pela licitante vencedora serd computado mensalmente, o qual devera
levar em consideracdo todo o percurso realizado, ndo podendo ultrapassar 120 km/dia e 2.800km/més.
Esclarecemos também que apés a apresent‘agao da Nota Fiscal, a Municipalidade deverd providenciar o pagamento

nos termos estabelecidos no item 19 do Edltal E cldusula sétima do Termo de Contrato a ser firmado entre as partes.
Sendo o que tinhamos para o momento, encaminhamos para V. apreciago.
Att.

Thiago G. Cardonin
Advogado Municipal
OAB/SP 352.084

Em qui., 10 de jun. de 2021 as 11:49, <Iicitacpo MSaposse.sp.eov.br> escreveu:

5 De: Jota Jota< ex re55019 mail.com>

. Enviada em: terga-feira, 8 de junho de 202:?[ 09:06




 Para: licitacao @pmsaposse.sp.gov.br
Assunto: ESCLARECIMENTOS EDITAL

llmo(a). Sr(a). Pregoeiro(a) da

PREGAO PRESENCIAL N° 021

PROCESSO N° 1187/2021

EXPRESSO JOTA JOTA EIRELI; EPP, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ(MF)

sob o n°® 48.837.009/0001-88, co

Paula Ramos 55, Centro, vem

edital, requerer os esclarecimentci;s gue seguem:

Trata-se de pregéo presencial c

micro-6nibus destinado a pre

fornecimento de moftorista (devidamente habilitado, uniformizado, e com identificagéo),

combustivel, e conforme Termo

O certame sera do tipo menor va

embasara o preco que sera pagoipela locagéo do veiculo que prestara o servigo.

Analisando o modeio da pfcpost;a, € necessario informar o valor do km rodado, o qual serg

multiplicado por 2.800km/més

posteriormente multiplicado por Eijmeses para se chegar no valor total.

éPrefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse/SP

12021

m sede na cidade de Santo Antonio de Posse, na rua Senador

riespeitosamente perante V. Sa., nos termos do item 11.1 do

jue visa a coniratagdo de empresa para locagdo de veiculo

sitagéo de servicos de transporte coletivo gratuito, com

cfe Referéncia (Anexo Il) deste Edital.

IcE>r global, ou seja, o licitante ira apresentar proposta tnica qu

[(]

é(sendo 120 km/dia) para se chegar ao valor total, e




Ao analisar o itinerario fornecido: e realizar o referido percurso, foi constatado que o veiculo g

questdo ira percorrer diariamenté 88km, e ndo 120km conforme informado.

Ou seja, estamos falando de uma diferenga de aproximadamente 27% do estimado.

Perceba que a diferenca de quilometragem esta acima da redugéo permitida no art. 65, § 1° ¢

Lei n® 8.666/93.

Tal informacao & extremamente

Diante o exposto acima, pergun

1. O\

indepen

ta-se:

valor a ser pago para a licitante vencedora sera fixe
dentemente se tiver rodado os 120 km diarios? ou

relevante para a realizacdo da proposta.

2. O valor a ser pago para a licitante vencedora sera computad

mensal

pela muLicipa[idade?

ente, mediante anélise da quilometragem percorrida e aferid

P. deferimento.
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m

la
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. EXPRESSO JOTA JOTA EIRELI EPP

Rua Senador Paula Ramos 55 Centro
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